Andres Tootsman

From: Andres Tootsman <andres.tootsman@haldur.just.ee>

Sent: esmaspaev, 20. mai 2024 10:27

To: andres.tootsman@haldur just.ee

Subject: FW: Rahva Raamat AS miiligiaruanne -mérts 2024 KIRJASTUS KUNST OU Pankrotis

From: Anu Raja <Anu.Raja@rahvaraamat.ee>

Sent: neljapdev, 9. mai 2024 11:08

To: Andres Tootsman <andres.tootsman@haldur.just.ee>

Subject: RE: Rahva Raamat AS miiligiaruanne -mérts 2024 KIRJASTUS KUNST OU Pankrotis

Tere

Kogu jaagi valjaostmisest me huvitatud pole.
Kaaluksime valjaostu voib olla kuni 10 nimetuse puhul, vastavalt mida ka miiiks ja kehtivatest hindadest -65%
soodsamalt

Tervitades

Anu Raja
Ostuspetsialist-kliendihaldur
Rahva Raamat AS

E-mail: anu.raja@rahvaraamat.ee
Tel. 6180015

*** Konfidentsiaalne *** Selles e-kirjas sisalduv teave (kaasa arvatud manused) on mdeldud &rialaseks kasutamiseks, mida vdivad kasutada
vaid e-kirja adressaadid.

E-kirjas sisalduvat teavet ei tohi ilma saatja selgelt valjendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kdrvalistele isikutele avaldada.

Juhul, kui Te olete saanud kdesoleva e-kirja eksituse tottu, teavitage sellest koheselt saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

From: Andres Tootsman <andres.tootsman@haldur.just.ee>

Sent: kolmapaev, 8. mai 2024 16:35

To: Anu Raja <Anu.Raja@rahvaraamat.ee>

Subject: RE: Rahva Raamat AS miiligiaruanne -mérts 2024 KIRJASTUS KUNST OU Pankrotis

Pr Anu Raja

Palun kas siiski kaaluksite selle jadgi valjaostmist mingi kokkuleppehinnaga.
Ma vaga tahaks Kirjastus Kunst pankrotivaraga niilid Gihele poole saada.

Lgpga Andres Tootsman
Tel 5018178



